Re: Fwd: Fwd: BDI TP 24/2023; TP 25/2023; TP 26/2023; TP 27/2023; TP 28/2023.

Assunto: Re: Fwd: Fwd: BDI TP 24/2023; TP 25/2023; TP 26/2023; TP 27/2023; TP 28/2023.
De: Karla Correa <projetos.obras@boituva.sp.gov.br>

Data: 16/01/2024, 09:46

Para: sec.obras@boituva.sp.gov.br, Licitacao <licitacao@boituva.sp.gov.br>

Bom dia!

O valor do BDI é 23,53%, conforme indicado em planilha. Na planilha consta como 1,2353, forma
decimal para que os calculos possam ser realizados.

Apds breve conferéncia das planilhas, foi constatado que todos os valores finais de cada item estdo
com o BDI adicionado corretamente.

Qualquer duvida estou a disposigao.

Atenciosamente,

- KARLA CORREA
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TELEFONE: (15)3363-8800 RAMAL: 287

projetos.obras@boituva.sp.gov.br
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OBRAS

Em 15/01/2024 11:18, sec.obras@boituva.sp.gov.br escreveu:

Bom dia Karlal

Poderia verificar a solicitacao abaixo?

Att.

Daniele Thomé
= ) PREFEITU RA DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E CUSTOS EM OBRAS

SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE BOITUVA
TELEFOMNE: (15)3363-8800 RAMAL: 217
B, — T —

sec.obras@beituva.sp.gov.br

Em 15/01/2024 10:38, Licitacao escreveu:

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: BDI TP 24/2023; TP 25/2023; TP 26/2023; TP 27/2023; TP 28/2023.
Data:Mon, 15 Jan 2024 10:37:20 -0300
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Re: Fwd: Fwd: BDI TP 24/2023; TP 25/2023; TP 26/2023; TP 27/2023; TP 28/2023.

De:Licitacao <licitacao@boituva.sp.gov.br>
Para:adm.obras@boituva.sp.gov.br, rafael.obras@boituva.sp.gov.br

———————— Mensagem encaminhada --------
Assunto:BDI TP 24/2023; TP 25/2023; TP 26/2023; TP 27/2023; TP 28/2023.
Data:Mon, 15 Jan 2024 11:28:03 -0200
De:Comercial - Grupo Corréa Alves Engenharia <comercial@correaalves.com.br>
Para:licitacao@boituva.sp.gov.br <licitacao@boituva.sp.gov.br>

Bom dia,

Analisando o edital das Tomadas de precos 24 ao 28/2023 ndo consta o BDI.

Nas respectivas planilhas consta o valor de 1,23530, que nao corresponde com o calculo do
valor unitario e valor com BDI.

Jéssica Miranda

Setor Comercial

Grupo Corréa Alves Engenharia
comercial@correaalves.com.br
(15) 99684-6269 / (15) 99807-3919
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