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Licitação - Prefeitura Municipal de Piracaia <licitacao@piracaia.sp.gov.br>

Erro na Planilha

2 mensagens

Patricia Gutierrez <patriciafg.engenharia@gmail.com> 7 de março de 2022 17:35
Para: licitacao@piracaia.sp.gov.br, Obras - Prefeitura Municipal de Piracaia <obras@piracaia.sp.gov.br>

Prezados, boa tarde!

Na planilha tem uma diferença de valores no último ítem:

No item limpeza da obra o valor com o BDI está incorreto:
14.1 Preço unitário 14,00 
Preço c/ BDI 14,00 x 1,25 = 17,50
Quantidade 500m: 500 x 17,50 = 8750,00

Poderiam por favor providenciar a correção e verificar se a data será a mesma?

Aguardo retorno,

-- 

Patricia Liz Gutierrez | Diretora Financeira

| FG Gutierrez Eng. e Construções 

| mobile: (19) 99788 4642
| phone: (19) 3443 7558
| email: patriciafg.engenharia@gmail.com

PLANILHA TP0522 USB Batatuba.pdf

178K

Obras - Prefeitura Municipal de Piracaia <obras@piracaia.sp.gov.br> 8 de março de 2022 10:23
Para: Licitação - Prefeitura Municipal de Piracaia <licitacao@piracaia.sp.gov.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Obras - Prefeitura Municipal de Piracaia <obras@piracaia.sp.gov.br>

Date: ter., 8 de mar. de 2022 às 10:15

Subject: Re: Erro na Planilha

To: Patricia Gutierrez <patriciafg.engenharia@gmail.com>


Bom dia,

Informamos em resposta ao pedido de esclarecimento da TP 05/2022 - Reforma e Ampliação da UBS Batatuba, que
por um lapso subitem "14.1 - Limpeza de Obra" da planilha constou com cálculo errado, devendo ser considerado:

Subitem 14.1 - Limpeza de Obra - 500M² -  Valor Unitário: R$14,00 - Valor com BDI: R$17,50 - Total: R$8.750,00

Informamos que a quantidade e o valor unitário anteriormente informados estão corretos e que o montante estimado
não sofre alteração que venha prejudicar a elaboração das propostas, pois se trata de mero erro formal e os valores
de referência estão corretos.

Portanto o valor global será de: R$281.921,70 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e um e setenta
centavos).

Departamento de Obras

Cidade Turística de Piracaia 
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Av. Doutor Cândido Rodrigues, 120 - Centro 

(11) 4036-2040 - Ramal 2106/2107

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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